Paola Vacacela

De: Angélica Tomald <adminsistemas@grafimpac.com>
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 11:50

Para: ‘Paola Vacacela'

CC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega'

Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas
Importancia: Alta

Buenos dias

Ing. Paola

Se realizd lo indicado, pero al momento de realizar un registro aparece el siguiente mensaje.



Maestro de Localidades

Codigo: Estado: I:’ Localidad tipo punto de Venta
Localidad | Principal |
Direccion: | VIA A DAULE KM 10 ¥ MEDIO LAURELES 5N Y 8V PASAJE |
Zona : loc  |LocAL |

Ciudad: GYE | Guavaqu |

Tino Local | PRI || PRINCIPALES |

Centro de Costos | " |

Reporte | |

Cuenta Caja local | ] | Bodega: | "

Factura Motade vents MNotade Crédito MNota de Debito  Retencion  Guia de Remision  Liquidadion de Compra

Desea Mumeracion automatica 5/M:

II

Serie Establecimienta L/C ool
Serie Punto LfC ool
Ultimo ndmero de L/C
Cuenta Contable | 201030101002
Crear Buscar Modificar Salir Grabar Cancelar




o

Registro de Liquidacion de Cornpra de Bienes y Servicios Electronica

Establedmiento| PRI Principal Mo Factura |001 001
Numero 2 LC | Fecha |2022.01.27 Plazo 0 Numero de Autorizacién
Proveedor | PR52345 EUGENIO QUINZO BRYAM Clave de Autorizacién
Correo iliarcy fi i
audliarc@grafimpac. com SRR
Codigo Descripdon Detalle Cantidad Precio VA Total ~
M — |REEME REEMBOLS0O DE GASTOS 1.00 30.00 E 30.0000
= 0,00 0.0000
W
Al 30.00 | Comentario
Subtotal Tarifa 0 0.00
subtotal No Graba 30,00 | Forma de Pago Codigo Mombre Valor Plazo F
20 IOTROS CON UTILIZACION DEL SISTH 20.00 0
Subtotal Iva 0.00
Subtotal Exento IVA 0,00 v
LV.A. 0.00 |« >
Total 30.00
Crear Buscar Modificar Anular Salir Grahar Cancelar Imprimin




Establedmiento PRI Principal MeFactura |001 001 1

Numero 2 LC | Fecha |2022.01.27 Plazo 0 Numero de Autorizacion
Proveedor PRS2345 EUGENIO QUINZO BRYAN e de Autostinciin
L
LD ErpLucasWrapper ver. 1.0.1505.028 x :
£ [Mo se ha dedarado el elemento :=
i ‘http: ffwww . w3.0rg2000,/09 Hemidsig #:Signature', d Predo VA Total e
e || .EEEM oo 30,00 |M 30.0000
W
Subtotal Ver detalles == 1
Aceptar
Subtotal T Copiarapartapapeles A
Subtotal No traha [ 20.00 ' Forma de pagg! ... | Codigo Mombre Valor Plazo F o
] 120 IOTROS CON UTILIZACION DEL SIS5TH 30.00 0
Subtotal Iva 0.00
Subtotal Exento IVA 0.00 o
LV.A. 0.00 | < >
Total 30.00
Crear Buscar Modificar Anular Salir Grabar Cancelar Imprimir

Gracias por la atencién prestada.



Angélica Tomald
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el tria; it o = admingiztemas@grafimpac.com

, Inmaconsa km. 10 via Daule,
Gvo Pasaje 42-A y Laureles
Guayaquil - Ecuador
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(]!

www.grafimpac.com.ec

De: Paola Vacacela [mailto:pvacacela@lucas-it.com]

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 18:32

Para: 'Angélica Tomala'

CC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega'

Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Estimada Angélica,
De acuerdo a la imagen que usted adjunta, se puede observar que no han parametrizado los secuenciales de la liquidacién de compra en el

maestro de establecimientos dado que no se muestran los datos respectivos, por favor completar dicha informacion, recordar que para ingresar
a esta opcion nadie debe estar realizando ningun comprobante electrénico.



Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,



Paola Vacacela

Coordinadora IT

D +593 985852991
+593 998165817
I l I( :AS I I +593 60455731
t., +593 6048828
Ideas, Innovacidn & Senicios Tecnalbgicos +593 6047946
+593 6047939

@fw @ G+ean Q  Edif. Olivos Tower

www. lucas-it.com piso &4 Ofic. 404, Av
Leopoldo Carrera
Via a la Costa

AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacién confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad
o privilegio por cualquier transmision mala o errénea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo borre de su sistema inmediatamente asi como todas sus copias en el
disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario.
Cualquier opinion expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario. Notese que el correo electronico via Internet no permite asegurar ni
la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepcién de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilizacién del correo
electronico via Internet, pedimos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

IMPORTANT NOTICE: This message is only for the person to whom it is addressed. It may contain confidential or legally protected information. No waiver of confidentiality or privilege by any
poor transmission is given. If you have received this message in error, we ask that you delete this message from your system and any copies of this message in your hard drive and notify
the sender. No person can, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are not the recipient. Any views expressed in this message are those
of the individual sender, except where the message states otherwise. Note that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality of messages nor the correct reception of those
messages. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of electronic mail via the Internet, we ask you please notify us immediately.

De: Angélica Tomald [mailto:adminsistemas@grafimpac.com]

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 16:03

Para: pvacacela@lucas-it.com

CC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega' <auxiliarc@grafimpac.com>
Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Buenas tardes Ing. Paola

Muchas gracias por su respuesta, se siguieron las indicaciones pero al grabarla muestra el siguiente mensaje.



ErpLucasWrapper ver. 1.0.1505.08

valido

e La informacion tributaria esta incompleta, el campo “estab™ no es -

Wer detalles ==

T Copiaraportapapeles

Aceptar | ]
A

Gracias por la atencidn prestada.

&

Grafimpac s.a.

| Industria Grafica

o L

Angélica Tomald
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Guayaquil - Ecuador
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De: Betty Ortega [mailto:auxiliarc@grafimpac.com]

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 15:16

Para: 'Angélica Tomald'

CC: contadorg@grafimpac.com

Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrdnicas

Estimada Angélica,

Buenas tardes, se procedid con la creacion del producto pero al grabar me sale el siguiente error:

m—

ErpLucasWrapper ver. 1.0.1505.08 >

=T

e La informacion tributaria esta incompleta, el campo “estab™ no es F
valido

1 Wer detalles == —
Aceptar
T Copiaraportapapeles /
£




Saludos Cordiales;
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Betty Ortega
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De: Paola Vacacela [mailto:pvacacela@lucas-it.com]

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 18:31

Para: 'Angélica Tomald' <adminsistemas@grafimpac.com>

CC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega' <auxiliarc@grafimpac.com>
Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Estimada Angelica,

Deben crear los productos de los proveedores, lo cual se encuentra en la siguiente opcion:

Modulo de Tesoreria, menu Parametros, opcion “Maestro de Productos de Proveedores - Liquidacion de Compra”
Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,
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Paola Vacacela

Coordinadora IT

D +593 985852991
+593 998165817
I l I( :AS I I +593 60455731
t., +593 6048828
Ideas, Innovacidn & Senicios Tecnolbgicos +593 6047946
+593 6047939

@fw @ G+ean Q  Edif. Olivos Tower

www. lucas-it.com piso &4 Ofic. 404, Av
Leopoldo Carrera
Via a la Costa

AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacién confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad
o privilegio por cualquier transmision mala o errénea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que lo borre de su sistema inmediatamente asi como todas sus copias en el
disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario.
Cualquier opinion expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario. Notese que el correo electronico via Internet no permite asegurar ni
la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepcién de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilizacién del correo
electronico via Internet, pedimos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

IMPORTANT NOTICE: This message is only for the person to whom it is addressed. It may contain confidential or legally protected information. No waiver of confidentiality or privilege by any
poor transmission is given. If you have received this message in error, we ask that you delete this message from your system and any copies of this message in your hard drive and notify
the sender. No person can, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are not the recipient. Any views expressed in this message are those
of the individual sender, except where the message states otherwise. Note that Internet e-mail neither guarantees the confidentiality of messages nor the correct reception of those
messages. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of electronic mail via the Internet, we ask you please notify us immediately.

De: Angélica Tomald [mailto:adminsistemas@grafimpac.com]

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 15:22

Para: pvacacela@lucas-it.com

CC: contadorg@grafimpac.com; 'Betty Ortega' <auxiliarc@grafimpac.com>
Asunto: RE: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas
Importancia: Alta

Buenas tardes

Ing, Paola
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Consulta, el ,mdédulo de Liquidacién de compra electrdnica esta habilitado para nosotros poder ingresarlas??

El usuario estuvo haciendo pruebas pero indica que al seleccionar el cédigo no le muestras nada

wmwo [ 1_JiE] ferm (mz0ia1 | pem] o]

Proveedor PRS2345 || EGENIO QUINZO BRYAN

Gracias por la atencion prestada.

13



Angélica Tomald
./}i.- COORDINADORA DE SISTEMAS
&

G . *(693-4) 2114034 Ext. 217
Grafimpacsa. | opusores

el tria; it o = admingiztemas@grafimpac.com

, Inmaconsa km. 10 via Daule,
Gvo Pasaje 42-A y Laureles
Guayaquil - Ecuador

(]!

www.grafimpac.com.ec

De: Betty Ortega [mailto:auxiliarc@grafimpac.com]

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 14:55

Para: adminsistemas@grafimpac.com

CC: contadorg@grafimpac.com

Asunto: Ingreso Lucas Liquidaciones de Compra Electrénicas

Estimada Angélica,

Buenas tardes, a partir de este afio por disposicidon del SRI se debe realizar Liquidaciones de Compra electrdnicas. Por favor su ayuda indicando si estoy ingresando
correctamente.

14



Sisterma  Edicién  Pardmetros W Procesos  Consulies  Reportes  Hersmientss  Venbanas
Usiro s perry caeca | Registro de Facturas de Proveedores '
! b pegictro de Motas de Crédito de Proveedores
Registo de Depésitos

| Modeo:|comERE | Vesore[50 | @)

| Modulos LUCASERP | ¢ o0 botas de Débito

|| Ciy Propledades Plantas yEqu  Fegistro de Motas de Crédito

| | Registro de Cheques Emitides
B Tesoderia

Caja Chics L

| Facturs de Provesdores Electronica
& Cartern

(2 e LUCAS IT

ldeas, Innovacion & Servicios Tecnologicos

ERP Lucas version 2020

Una empresa de Represensa

Gmup E +500 SOR{65R17 ‘ Wi W A LB i q' Edil, Ofvos Tonend, et 7 Ol T
Ay Loosnkdo Casreia, Viaa b

A continuacidn se presenta la siguiente pantalla en la cual no me permite escoger ninguna cuenta contable.

15



Mz 0

Quedo a la espera de su gentil ayuda.

Saludos Cordiales;
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Betty Ortega
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&AVSt El software de antivirus Avast ha analizado este correo electronico en busca de virus.
L g WWww.avast.com
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